Betreff: Fwd: lhre Meldung des Zadhlerstandes

Von: FiBu <fibu@www-agentur.com>

Datum: 23.03.2024, 08:52

An: Wohnungsvermietung Seiffert <verwaltung@wohnungen-blankenburg.de>

Hallo Herr Seiffert,

unten zunachst die eMail vom Versorger vom 21.03.: Ich soll nun ein Foto des gemeldeten Zahlerstandes schicken. Habe ich getan...
Will sagen: Habe noch imnmer keine Jahresendabrechnung per 31.12. 2023, noch eine SchluBabrecbung vorliegen!
Melde mich, sobald endlich mal vorliegend.

Fir lhr Verstandnis nach dem plétzlichen Tod meines Quasi-Schwiegervaters vielen Dank!
Frau Bartz konnte auch nicht: Sie hat wieder einen Neurodermitis-Schub

Ich wiirde kmd. Woche - nach der Beerdigung - weiter machen und fertig stellen.
Das liegt ja noch innerhalb der 4-6 Wochen.

Meine Anwaltin sagte, das Streichen der kompletten Wande sei nicht erforderlich, lediglich das SchlieBen und Ausbessern der Bohrlocher.
Dennoch mein Vorschlag:

Wenn Sie die gewiinschte Farbe und etwas "Malerwerkzeug" bereit stellen, dann "pinseln" wir lhnen die Wande solange, bis das Material / die
gewdinschte Farbe aufgebraucht ist.

Abdeckplane und Klebeband haben wir. Sie kénnen Farbe und Material gerne in die Rdume stellen oder ich hole es bei Ihnen ab.

Bitte kurze Zustimmung und Info!

Sorry nochmal wg. der Verzégerung. Das ist echt eine schei® Rennerei wegen des Todes....!
Bin auch der Einzige, der das z.Z. halbwegs auf Reihe bekommt.

Fur Ihre Aufmerksamkeit danke ich und verbleibe
mit freundlichen GriBen

R. M. Lehder

(Geschaft er)

Anlagen / Downloads:
keine

Wir ziehen um !
Wie tlw. bereits bekannt, beziehen wir vom 27.02. bis 29.03. 2024 neue Riaume
In dieser Zeit sind wir leider nur eingeschrankt erreichbar - aber natlrlich weiterhin fir Sie tatig
Die neue Adresse, ca. 80 m entfernt:
MauerstraBBe 4-6 - Blankenburg

Mobil: 0179 / 66 06 915

HRB: HRB 31267, AG Stendal
Unternehmen: WWW-Agentur UG
Steuer: St-Nr. 117 /106 / 01722
Geschaftsfuhrer: Ralf Lehder St.-ID: DE3é2905{974
WEB: www. WWW-Agentur.com Sicherheit: ~ Diese eMail wurde durch aktuellen
Kunden / Produktion: Mauerstr. 4 - 6 Vlrens;anner gepriift und ohne Befund
D-38889 Blankenburg gesendet.
. Anlagen: Fir Anlagen im PDF-Format bendtigen Sie
E:;ztjalzc?dn: Eggigg gggi:; gg gg g;g den kostenfrei verfiigbaren Adobe
Fax: (0049) 03944 / 35 88 677 »:Cr0¢® Readeroder ein alternatives
Mobil: (0049) 0179 / 66 06 915 rogramm.
Offnungszeiten: Mo. - Fr11:00 - 14:00 Uhr ;‘;ec’,fg;ee'n%’f‘;sg:”mt;fff“gff posten Unternehmensgruppe
Geschéftszeiten: oder nach Terminvereinbarung. @':E?\Z’; gi?:g;g:gesli): feirr‘\ 'i)jrf?r?;?\n;;’n
gfﬂi;gt’aggggiﬁggee:_ und Datenschutz: gztsirrzs;fpsuftuzhtl);:uftragt ist der
Biiro: Georg-Schultz-Str. 9

( Kein Kundenverkehr )
Telefon:
Fax:

D-38889 Blankenburg
(0049) 03944 / 361844
(0049) 03944 / 361846

Hinweis: AuBerhalb der Geschéftszeiten kein Telefon- /
Fax-Empfang! Ggf. nur Mobil.
Termin gerne auf Terminvereinbarung. !
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-------- Weitergeleitete Nachricht --------
Betreff:RE: Ihre Meldung des Zahlerstandes
Datum:Thu, 21 Mar 2024 08:21:14 +0000 (GMT)
Von:No Reply NEW <no_reply@new.de>
An:energie@www-agentur.com <energie@www-agentur.com>

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank fir Ihre E-Mail vom 14.03.2024 zum Vertragskonto 204125889.

Bitte senden Sie uns von diesem Zahler ein Foto zu um die Schlussrechnung zum 29.02.2024 fiir Sie erstellen zu kénnen.

Nutzen Sie auch unseren 24-stiindigen Online-Service unter www.meine.new-energie.de

Mit freundlichen GriiRen

NEW

Julia-Sophie Ridiger
Kundenservice

NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH

Odenkirchener StralRe 201
41236 Monchengladbach

www.new-energie.de/kontakt
www.new-energie.de

Geschéftsfiihrer: Ralf Poll
HRB 10874, Amtsgericht Ménchengladbach, USt-IdNr. DE814134204

——————————————— Urspriingliche Nachricht --------------—-
Von: NEW Energie

Gesendet: 14.03.2024, 10:08

An:

Thema: Ihre Meldung des Zahlerstandes

Sehr geehrte/r WWW-Agentur UG Lehder,
vielen Dank fiir Ihre Nachricht. Wir werden Ihr Anliegen schnellstmoglich bearbeiten.

Ilhre Angaben:

Anrede: keine Angabe

Vorname: WWW-Agentur UG
Nachname: Lehder

StraRe: Trankestr.

Hausnummer: 11

PLZ: 38889

Ort: Blankenburg

E-Mail: energie@www-agentur.com
Vertragskonto: 204125889
Zahlernummer: 797610 siehe Foto
Zahlerstand: 3665
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Ablesedatum: 2024-03-08

Gerne konnen Sie ein Foto lhres Zahlers hochladen.: stand.jpg

Ich habe die Informationen zum Datenschutz gelesen und akzeptiere sie.: Ja
Mit freundlichen GriiBen

lhre

NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH

Odenkirchener Strafle 201

41236 Monchengladbach

WWWw.new-energie.de

Geschaftsfihrer: Ralf Poll
HRB 10874, Amtsgericht Ménchengladbach, USt-IdNr. DE814134204
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